
4 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ Mehmet Tevfik Göksu İmamhatip Ortaokulu23BRY402 157 172 172 5085

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 6,80 9 6 6,65 9 5 7,70 9 6 6,78 5 5 2,79 40 28 30,72 281,230

Okul Ortalaması 9 6 6,64 7 6 5,40 9 6 7,06 9 6 6,65 4 6 1,63 37 29 27,38 260,520

SINIF: 4

KATILIMLAR

1 10 ARAS TUNÇ 4 15 0 15,00 15 0 15,00 14 1 13,67 14 1 13,67 9 1 8,67 67 3 66,01 483,386 1 1 1 1 43

2 0 VEYSEL ÖZDEMİR 4 13 1 12,67 15 0 15,00 14 1 13,67 14 1 13,67 5 5 3,33 61 8 58,34 453,330 1 2 2 2 298

3 0 KEREM MERT ERKENEKLİ4 14 1 13,67 13 2 12,33 15 0 15,00 12 3 11,00 7 3 6,00 61 9 58,00 447,812 1 3 3 3 367

4 473 HATİCE HAF ÖZTÜRK4 11 4 9,67 15 0 15,00 14 1 13,67 15 0 15,00 7 3 6,00 62 8 59,34 444,327 1 4 4 4 407

5 99 BERİL YILDIRIM 4 13 2 12,33 14 1 13,67 13 2 12,33 14 1 13,67 7 3 6,00 61 9 58,00 437,325 2 5 5 5 501

6 0 ALPEREN ERKENEKLİ4 12 3 11,00 14 1 13,67 14 1 13,67 12 3 11,00 8 2 7,33 60 10 56,67 435,843 3 6 6 6 520

7 73 AHMET EMİN ARKÇI 4 13 2 12,33 15 0 15,00 14 1 13,67 12 3 11,00 54 6 52,00 435,608 4 7 7 7 526

8 0 GÖKTUĞ GÜLER 4 11 4 9,67 14 1 13,67 13 2 12,33 13 2 12,33 8 2 7,33 59 11 55,33 420,513 5 8 8 8 773

9 0 METEHAN ERCAN 4 12 3 11,00 12 3 11,00 14 1 13,67 11 4 9,67 7 3 6,00 56 14 51,34 406,037 6 9 9 9 997

10 204 LARA ARI 4 12 2 11,33 10 5 8,33 14 1 13,67 14 1 13,67 9 1 8,67 59 10 55,67 402,079 2 10 10 10 1048

11 0 GÖKÇE MELE GÜLER4 9 6 7,00 13 2 12,33 14 1 13,67 13 2 12,33 8 2 7,33 57 13 52,66 401,419 7 11 11 11 1065

12 266 M SAİD ÇAKTI 4 10 5 8,33 13 2 12,33 14 1 13,67 12 3 11,00 5 4 3,67 54 15 49,00 396,772 8 12 12 12 1138

13 0 SAİDE DOĞAN 4 10 3 9,00 13 2 12,33 13 2 12,33 13 2 12,33 5 2 4,33 54 11 50,32 396,337 9 13 13 13 1148

14 0 ŞEVVAL TURGUT 4 11 4 9,67 12 3 11,00 14 1 13,67 11 4 9,67 6 4 4,67 54 16 48,68 393,633 10 14 14 14 1184

15 0 MUSTAFA ÖRDÜ 4 12 1 11,67 12 3 11,00 13 2 12,33 10 4 8,67 5 3 4,00 52 13 47,67 392,692 3 15 15 15 1201

16 0 ESMANUR İRİCE 4 12 3 11,00 13 2 12,33 12 3 11,00 11 4 9,67 4 6 2,00 52 18 46,00 386,839 11 16 16 16 1296

17 0 HÜSEYİN EVİN 4 11 4 9,67 11 4 9,67 14 1 13,67 12 3 11,00 6 4 4,67 54 16 48,68 385,289 12 17 18 18 1315

18 0 MİRAÇ İSTER 4 9 6 7,00 12 3 11,00 14 1 13,67 13 2 12,33 6 4 4,67 54 16 48,67 382,518 13 18 19 19 1362

19 397 FURKAN ARKCI 4 11 4 9,67 15 0 15,00 9 6 7,00 12 3 11,00 6 4 4,67 53 17 47,34 382,344 14 19 20 20 1364

20 0 MURAT AKCAN 4 11 3 10,00 12 1 11,67 12 2 11,33 10 4 8,67 4 2 3,33 49 12 45,00 378,381 4 20 21 21 1428

21 0 MİRAYSU DENİZ 4 11 4 9,67 11 4 9,67 13 2 12,33 11 4 9,67 7 1 6,67 53 15 48,01 377,946 15 21 22 22 1435

22 253 MİRAÇ ÖZDEMİR 4 11 4 9,67 11 4 9,67 15 0 15,00 12 3 11,00 1 9 -2,00 50 20 43,34 376,508 5 22 23 23 1453

23 0 HASAN KAAN ŞAHİN 4 10 5 8,33 12 3 11,00 14 1 13,67 10 4 8,67 3 4 1,67 49 17 43,34 374,238 16 23 24 24 1480

24 0 HALİME DAĞLILAR 4 11 4 9,67 11 4 9,67 14 1 13,67 12 3 11,00 3 7 0,67 51 19 44,68 374,157 17 24 25 25 1481

25 0 NİLGÜN YÜCEL 4 12 2 11,33 11 4 9,67 11 4 9,67 15 0 15,00 5 4 3,67 54 14 49,34 373,461 6 25 26 26 1494

26 52 MEHMET UYANIK 4 12 3 11,00 11 4 9,67 11 4 9,67 13 2 12,33 6 4 4,67 53 17 47,34 367,799 18 26 27 27 1581

27 0 AHMET YUSU EVİN 4 12 2 11,33 10 3 9,00 13 1 12,67 11 3 10,00 46 9 43,00 367,746 19 27 28 28 1582

28 56 ZEYNEP AVDAĞI 4 11 4 9,67 10 4 8,67 13 2 12,33 12 3 11,00 6 4 4,67 52 17 46,34 366,906 7 28 29 29 1594

29 56 ZEYNEP AVDAĞI 4 11 4 9,67 10 4 8,67 13 2 12,33 12 3 11,00 6 4 4,67 52 17 46,34 366,906 7 28 29 29 1594

30 0 M FURKAN GÜÇLÜ 4 9 5 7,33 11 4 9,67 13 2 12,33 13 2 12,33 6 4 4,67 52 17 46,33 363,438 20 30 31 31 1647

31 97 RÜZGAR ÖZCAN 4 9 6 7,00 10 5 8,33 14 1 13,67 11 4 9,67 7 3 6,00 51 19 44,67 356,997 21 31 32 32 1736

32 0 MEHMETAKİF GÜLEŞ 4 9 6 7,00 12 3 11,00 14 1 13,67 6 9 3,00 5 5 3,33 46 24 38,00 356,855 22 32 33 33 1737

33 0 HALİLPUSAT GÜLTEKİN4 9 6 7,00 10 5 8,33 14 1 13,67 12 3 11,00 6 4 4,67 51 19 44,67 356,422 9 33 34 34 1747

34 400 ÜMİT EFE GÖKŞEN 4 9 6 7,00 11 4 9,67 13 2 12,33 11 4 9,67 6 4 4,67 50 20 43,34 354,993 23 34 35 35 1776

35 155 BİLGİ BAYAN 4 11 4 9,67 11 4 9,67 12 3 11,00 12 3 11,00 3 7 0,67 49 21 42,01 354,611 24 35 36 36 1783

36 0 EMİRHAN KAYCİ 4 11 4 9,67 12 3 11,00 11 4 9,67 11 4 9,67 0 1 -0,33 45 16 39,68 350,399 25 36 37 37 1838

37 0 MUSAB DENEÇ 4 13 2 12,33 9 6 7,00 11 4 9,67 12 3 11,00 6 4 4,67 51 19 44,67 350,396 10 37 38 38 1839

38 64 ELİF  RAVZ DÖNER 4 13 1 12,67 9 6 7,00 11 4 9,67 12 3 11,00 5 5 3,33 50 19 43,67 348,859 2 38 39 39 1859

39 579 ÖMER ÖNDERCİ 4 9 6 7,00 13 2 12,33 10 5 8,33 12 3 11,00 4 6 2,00 48 22 40,66 344,349 26 39 40 40 1913

40 11 AHMET AYDIN 4 12 3 11,00 8 6 6,00 13 2 12,33 12 3 11,00 2 6 0,00 47 20 40,33 339,652 11 40 41 41 1961

41 242 ABDULLAH KEPİR 4 9 6 7,00 9 6 7,00 14 1 13,67 11 4 9,67 5 5 3,33 48 22 40,67 338,095 27 41 42 42 1984

42 458 ELİF AĞKOÇ 4 12 3 11,00 9 6 7,00 10 5 8,33 12 3 11,00 7 3 6,00 50 20 43,33 335,641 28 42 43 43 2016

43 249 ZEYNEP YETİŞGEN 4 13 2 12,33 8 7 5,67 11 4 9,67 12 3 11,00 5 5 3,33 49 21 42,00 335,206 1 43 44 44 2025

44 831 OĞUZ HASAN ELMALI4 10 5 8,33 10 5 8,33 12 3 11,00 11 4 9,67 3 5 1,33 46 22 38,66 333,157 12 44 45 45 2058

45 793 EYYÜP UYANIK 4 9 6 7,00 10 5 8,33 12 3 11,00 13 2 12,33 3 5 1,33 47 21 39,99 330,735 29 45 46 46 2092

46 0 ERVA GÖLCÜ 4 10 3 9,00 10 5 8,33 11 4 9,67 10 5 8,33 5 5 3,33 46 22 38,66 330,160 13 46 47 47 2099
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47 0 MELİH ATAYIK 4 9 5 7,33 13 2 12,33 9 6 7,00 11 3 10,00 2 6 0,00 44 22 36,66 328,831 30 47 48 48 2117

48 65 SAKİNEIRMA POLAT 4 12 3 11,00 9 5 7,33 10 5 8,33 12 3 11,00 4 6 2,00 47 22 39,66 327,379 31 48 50 50 2136

49 22 BÜŞRA NUR UYAR 4 10 5 8,33 11 4 9,67 11 4 9,67 8 7 5,67 4 6 2,00 44 26 35,34 327,311 32 49 51 51 2138

50 409 MEHMET ÖKCÜNTEKLE4 11 4 9,67 9 6 7,00 11 4 9,67 12 3 11,00 4 5 2,33 47 22 39,67 326,516 33 50 52 52 2150

51 0 NİLAY ŞAHİN 4 12 2 11,33 6 6 4,00 12 3 11,00 11 4 9,67 6 4 4,67 47 19 40,67 324,683 1 51 53 53 2170

52 74 HAYRİYENİS ARKÇI 4 10 4 8,67 11 4 9,67 9 6 7,00 10 5 8,33 4 6 2,00 44 25 35,67 316,211 3 52 54 54 2287

53 0 AHMET EMİR ELMALI4 11 4 9,67 7 7 4,67 12 3 11,00 12 3 11,00 4 6 2,00 46 23 38,34 315,271 34 53 55 55 2304

54 0 CEMRE KIVANÇ 4 13 2 12,33 7 8 4,33 11 4 9,67 10 5 8,33 4 6 2,00 45 25 36,66 313,743 35 54 56 56 2322

55 570 BERAT ÖZGÜR 4 9 3 8,00 8 5 6,33 11 4 9,67 12 3 11,00 4 1 3,67 44 16 38,67 313,620 36 55 57 57 2323

56 0 AYEEZ AHİD ÖZTÜRK4 9 6 7,00 10 4 8,67 11 3 10,00 9 6 7,00 39 19 32,67 310,021 14 56 58 58 2363

57 0 AHMET AKSU 4 10 5 8,33 10 5 8,33 10 5 8,33 8 7 5,67 4 5 2,33 42 27 32,99 306,986 37 57 59 59 2404

58 93 MUSAB EKİNCİ 4 11 3 10,00 9 4 7,67 9 6 7,00 9 6 7,00 2 7 -0,33 40 26 31,34 298,054 4 58 60 60 2534

59 0 ALİPOLAT KURU 4 10 4 8,67 9 5 7,33 10 4 8,67 7 6 5,00 2 5 0,33 38 24 30,00 295,858 38 59 61 61 2564

60 10 ÖMER BURAK YILMAZ4 11 4 9,67 5 8 2,33 12 3 11,00 9 6 7,00 6 3 5,00 43 24 35,00 294,122 39 60 62 62 2584

61 0 EGEMEN GÖRGEN 4 8 6 6,00 8 4 6,67 12 3 11,00 8 6 6,00 1 2 0,33 37 21 30,00 292,186 40 61 63 63 2608

62 0 İSMAİL ÖZTÜRK 4 9 6 7,00 8 7 5,67 11 4 9,67 10 5 8,33 3 5 1,33 41 27 32,00 288,594 5 62 64 64 2645

63 0 ECRİN DOĞAN 4 7 8 4,33 9 6 7,00 10 5 8,33 12 3 11,00 6 4 4,67 44 26 35,33 288,464 41 63 65 65 2649

64 40 AHMETNURİ YARDAŞ4 11 4 9,67 10 5 8,33 6 9 3,00 13 2 12,33 2 4 0,67 42 24 34,00 287,629 42 64 66 66 2656

65 0 ZEYNEP DEMİR 4 11 4 9,67 7 8 4,33 9 6 7,00 12 3 11,00 5 5 3,33 44 26 35,33 286,793 15 65 67 67 2665

66 108 BERAT BARAN 4 7 8 4,33 11 4 9,67 10 5 8,33 10 5 8,33 1 9 -2,00 39 31 28,66 286,598 16 66 68 68 2667

67 52 DOĞUKAN HAYBER 4 8 7 5,67 7 6 5,00 12 2 11,33 10 5 8,33 2 4 0,67 39 24 31,00 284,522 17 67 69 69 2702

68 0 YAĞMUR EŞKİ 4 9 5 7,33 10 3 9,00 6 3 5,00 7 5 5,33 4 2 3,33 36 18 29,99 283,773 18 68 70 70 2708

69 0 YUSUF EGE TÜRKMENOĞLU4 8 7 5,67 9 5 7,33 9 6 7,00 12 2 11,33 3 7 0,67 41 27 32,00 279,906 2 69 71 71 2757

70 413 ZEYNEP KÖSELER 4 9 6 7,00 6 9 3,00 11 4 9,67 12 3 11,00 5 5 3,33 43 27 34,00 277,472 19 70 72 72 2786

71 12 SEYİTHAN ORHAN 4 9 5 7,33 7 6 5,00 10 5 8,33 11 4 9,67 2 8 -0,67 39 28 29,66 272,825 43 71 73 73 2846

72 0 MUSTAFA BARAK 4 11 4 9,67 6 8 3,33 10 5 8,33 9 6 7,00 2 5 0,33 38 28 28,66 270,199 20 72 74 74 2869

73 9 AYLİN DOĞAN 4 10 5 8,33 8 7 5,67 8 7 5,67 10 3 9,00 3 7 0,67 39 29 29,34 267,682 6 73 75 75 2897

74 0 ÇINARBERK TURŞUCU4 7 8 4,33 7 5 5,33 12 3 11,00 7 8 4,33 2 4 0,67 35 28 25,66 266,847 44 74 76 76 2906

75 522 MÜSLÜM BER GÜVEN4 7 7 4,67 8 6 6,00 10 5 8,33 11 4 9,67 2 5 0,33 38 27 29,00 266,831 21 75 77 77 2908

76 22 BERAT BÜTÜN 4 8 7 5,67 8 5 6,33 10 5 8,33 7 7 4,67 2 8 -0,67 35 32 24,33 261,678 22 76 78 78 2956

77 0 ELİFEYLÜL BİGE 4 9 6 7,00 5 10 1,67 11 4 9,67 10 5 8,33 5 5 3,33 40 30 30,00 259,720 45 77 79 79 2983

78 189 YUNUSEMRE ÖZTÜR 4 9 5 7,33 8 7 5,67 9 6 7,00 7 6 5,00 33 24 25,00 259,671 23 78 80 80 2984

79 0 MİRAÇDURMU YABANELLİ4 10 5 8,33 8 7 5,67 9 6 7,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 35 35 23,33 259,632 24 79 81 81 2986

80 242 SÜLEYMAN IŞIK 4 7 8 4,33 9 6 7,00 10 5 8,33 5 9 2,00 3 6 1,00 34 34 22,66 257,091 46 80 82 82 3020

81 0 ELİF FİLİK 4 9 6 7,00 9 6 7,00 7 8 4,33 10 5 8,33 0 2 -0,67 35 27 25,99 255,417 47 81 83 83 3032

82 0 ELİFNUR ÖZTÜRK 4 10 5 8,33 7 8 4,33 8 7 5,67 9 6 7,00 4 6 2,00 38 32 27,33 255,208 48 82 84 84 3034

83 6 AHME  BUĞR DALKILINÇ4 10 5 8,33 7 8 4,33 8 7 5,67 9 6 7,00 3 7 0,67 37 33 26,00 251,498 49 83 86 86 3081

84 0 MUSTAFA ARKÇI 4 6 9 3,00 11 4 9,67 8 7 5,67 5 10 1,67 3 7 0,67 33 37 20,68 250,100 25 84 87 87 3095

85 506 SUDE ERSARAN 4 10 5 8,33 4 11 0,33 12 2 11,33 6 9 3,00 3 7 0,67 35 34 23,66 249,185 50 85 88 88 3100

86 0 YUNUSEMRE ÇO BANSOY4 8 5 6,33 2 9 -1,00 13 2 12,33 11 3 10,00 3 7 0,67 37 26 28,33 248,458 51 86 89 89 3104

87 410 AYŞE KÖSELER 4 9 6 7,00 6 9 3,00 8 7 5,67 13 2 12,33 4 6 2,00 40 30 30,00 247,579 26 87 90 90 3115

88 0 ZEHRA UYGUN 4 11 4 9,67 9 6 7,00 4 11 0,33 12 3 11,00 1 9 -2,00 37 33 26,00 246,046 3 88 91 91 3130

89 0 ELANUR SERÇELER 4 8 6 6,00 5 3 4,00 8 6 6,00 10 5 8,33 3 5 1,33 34 25 25,66 240,849 52 89 92 92 3173

90 0 İKRA NUR UÇAR 4 7 7 4,67 8 4 6,67 7 8 4,33 8 7 5,67 4 6 2,00 34 32 23,34 238,483 53 90 93 93 3203

91 0 MEHMET DEMİR 4 7 7 4,67 7 7 4,67 8 7 5,67 12 3 11,00 1 9 -2,00 35 33 24,01 232,448 54 91 94 94 3263

92 0 MAKBULE DUT R 4 9 6 7,00 7 8 4,33 9 6 7,00 3 12 -1,00 2 8 -0,67 30 40 16,66 230,051 55 92 95 95 3288
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93 0 ESMA DOĞAN 4 7 8 4,33 6 9 3,00 12 3 11,00 4 11 0,33 1 9 -2,00 30 40 16,66 229,928 56 93 96 96 3292

94 36 NİLVERA ARSLAN 4 8 3 7,00 1 1 0,67 10 5 8,33 11 4 9,67 1 9 -2,00 31 22 23,67 229,631 27 94 97 97 3301

95 107 ERATTALHA FINDIK 4 8 7 5,67 6 9 3,00 8 7 5,67 10 5 8,33 4 6 2,00 36 34 24,67 229,478 28 95 98 98 3303

96 0 MUHAMMEDAL DÖNER4 6 9 3,00 9 6 7,00 8 7 5,67 6 9 3,00 1 9 -2,00 30 40 16,67 222,855 57 96 99 99 3381

97 0 NEHİR GÜ  L 4 7 4 5,67 1 8 -1,67 12 3 11,00 8 5 6,33 2 5 0,33 30 25 21,66 219,047 58 97 100 100 3417

98 357 ENDER EMİN KILİNC 4 8 7 5,67 8 6 6,00 5 9 2,00 8 7 5,67 29 29 19,34 216,594 1 98 101 101 3436

99 0 BETÜL YILDIRIM 4 7 8 4,33 6 9 3,00 8 7 5,67 7 7 4,67 5 5 3,33 33 36 21,00 215,871 59 99 102 102 3441

100 0 ZEYNEP ALABACAK 4 8 7 5,67 6 8 3,33 7 8 4,33 8 7 5,67 3 7 0,67 32 37 19,67 212,592 29 100 103 103 3466

101 0 NİSA NUR SALİK 4 7 5 5,33 7 8 4,33 6 8 3,33 7 8 4,33 3 7 0,67 30 36 17,99 208,563 30 101 104 104 3517

102 110 ALİKEREM DAŞCI 4 8 7 5,67 7 5 5,33 5 10 1,67 7 5 5,33 2 5 0,33 29 32 18,33 208,555 60 102 105 105 3518

103 452 ÜZEYİR KELLETAŞ 4 8 7 5,67 6 9 3,00 7 8 4,33 6 9 3,00 4 6 2,00 31 39 18,00 207,161 2 103 106 106 3528

104 0 YAREN ARSLAN 4 7 3 6,00 5 2 4,33 5 4 3,67 3 5 1,33 20 14 15,33 206,442 31 104 107 107 3541

105 55 ZELİHA GÖRĞEN 4 7 8 4,33 7 8 4,33 6 9 3,00 10 5 8,33 2 8 -0,67 32 38 19,32 205,297 61 105 108 108 3551

106 0 MAHMUTGAZİ DEMİR4 9 6 7,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 6 9 3,00 4 6 2,00 31 39 18,00 200,960 62 106 109 109 3585

107 574 FURKAN ÖZGÜR 4 8 6 6,00 0 11 -3,67 11 4 9,67 8 7 5,67 4 4 2,67 31 32 20,34 199,153 63 107 110 110 3602

108 0 MUHAMMED YASILAK4 11 3 10,00 4 8 1,33 4 6 2,00 4 3 3,00 23 20 16,33 198,395 32 108 111 111 3607

109 118 ARAS AKINCI 4 5 9 2,00 8 5 6,33 5 8 2,33 8 4 6,67 1 6 -1,00 27 32 16,33 197,570 64 109 112 112 3614

110 0 AYNUR SÖYLEMEZ 4 8 7 5,67 5 6 3,00 6 7 3,67 3 6 1,00 2 6 0,00 24 32 13,34 192,004 33 110 113 113 3663

111 0 İLHAMİTEYF KARAKURT4 5 9 2,00 6 7 3,67 8 6 6,00 6 9 3,00 1 9 -2,00 26 40 12,67 190,078 65 111 114 114 3675

112 0 ABDULBAKİ UĞURLU4 7 6 5,00 5 10 1,67 7 8 4,33 6 9 3,00 3 7 0,67 28 40 14,67 187,623 66 112 115 115 3703

113 121 ERSAN TÜTÜN 4 8 7 5,67 5 10 1,67 6 9 3,00 6 7 3,67 3 7 0,67 28 40 14,68 183,765 67 113 116 116 3738

114 407 NİDA YAIPİRİ 4 7 8 4,33 7 7 4,67 4 11 0,33 8 7 5,67 2 7 -0,33 28 40 14,67 183,277 68 114 117 117 3746

115 84 ÖYKÜ SARIYAR 4 6 9 3,00 7 8 4,33 4 11 0,33 8 7 5,67 5 4 3,67 30 39 17,00 182,846 69 115 118 118 3750

116 0 MARİ AL ABİD 4 5 10 1,67 7 8 4,33 8 7 5,67 3 12 -1,00 1 9 -2,00 24 46 8,67 181,794 70 116 119 119 3759

117 0 NİĞDA SOLAK 4 6 9 3,00 6 9 3,00 7 8 4,33 7 8 4,33 0 8 -2,67 26 42 11,99 179,923 34 117 121 121 3772

118 785 ELİF İRENDELİ 4 5 10 1,67 2 9 -1,00 10 5 8,33 9 6 7,00 2 8 -0,67 28 38 15,33 177,946 71 118 122 122 3785

119 0 EMİNE.NUR ÜNAL 4 9 5 7,33 4 10 0,67 6 9 3,00 4 10 0,67 2 8 -0,67 25 42 11,00 175,255 72 119 123 123 3817

120 0 ELİF TATL I 4 6 9 3,00 3 11 -0,67 7 8 4,33 10 5 8,33 5 5 3,33 31 38 18,32 174,459 73 120 124 124 3826

121 428 ELİF ATAMAN 4 6 9 3,00 4 11 0,33 9 6 7,00 4 11 0,33 2 8 -0,67 25 45 9,99 172,667 74 121 125 125 3844

122 0 YUSUF YÜCEL 4 9 6 7,00 5 10 1,67 4 11 0,33 6 9 3,00 3 7 0,67 27 43 12,67 171,345 35 122 126 126 3864

123 80 ALİ KUTUĞ U 4 8 7 5,67 5 10 1,67 5 9 2,00 5 10 1,67 2 6 0,00 25 42 11,01 169,876 75 123 127 127 3876

124 0 ELA KORKMAZ 4 5 9 2,00 4 5 2,33 6 6 4,00 7 7 4,67 1 9 -2,00 23 36 11,00 167,859 76 124 128 128 3894

125 712 CUMA ÖZCAN 4 10 5 8,33 2 11 -1,67 5 9 2,00 7 8 4,33 3 6 1,00 27 39 13,99 167,618 77 125 129 129 3895

126 0 AHMETDURSU ÜREGEN4 8 6 6,00 5 6 3,00 2 6 0,00 15 18 9,00 164,950 78 126 131 131 3922

127 0 M  AMETENE SÜMER 4 2 4 0,67 3 1 2,67 7 4 5,67 0 10 -3,33 3 5 1,33 15 24 7,01 164,712 36 127 133 133 3926

128 0 ELİF YÜCEL 4 8 6 6,00 5 10 1,67 5 10 1,67 4 9 1,00 1 9 -2,00 23 44 8,34 162,472 37 128 135 135 3942

129 0 ELİFÇTUANA ÖZSOY 4 5 10 1,67 3 12 -1,00 6 1 5,67 5 3 4,00 4 3 3,00 23 29 13,34 161,549 79 129 136 136 3952

130 0 EYLÜL SELBİSU 4 10 5 8,33 2 12 -2,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 1 9 -2,00 23 46 7,66 160,957 38 130 137 137 3960

131 0 AYŞEBERRAK MEZ İLİ4 8 7 5,67 3 10 -0,33 6 9 3,00 4 7 1,67 21 33 10,01 159,986 80 131 138 138 3968

132 0 MEHMET BAĞKAZAN4 8 4 6,67 3 9 0,00 3 9 0,00 9 5 7,33 2 8 -0,67 25 35 13,33 158,859 81 132 139 139 3982

133 497 ZEYNEP SIĞIRCI 4 8 7 5,67 5 10 1,67 5 10 1,67 5 10 1,67 0 10 -3,33 23 47 7,35 158,156 39 133 140 140 3993

134 0 ASLIHAN HÜNKAR 4 4 10 0,67 4 6 2,00 6 7 3,67 5 5 3,33 2 6 0,00 21 34 9,67 156,282 82 134 141 141 4001

135 250 MEEHMETEFE EKİZLER4 4 6 2,00 4 4 2,67 4 7 1,67 4 3 3,00 16 20 9,34 155,272 83 135 142 142 4010

136 0 MEHMETEMİR ERKNEKLİ4 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 4 11 0,33 2 8 -0,67 23 47 7,33 154,828 84 136 144 144 4021

137 0 EFSA UÇAR 4 6 5 4,33 3 5 1,33 4 6 2,00 3 10 -0,33 16 26 7,33 153,609 85 137 145 145 4041

138 15 AYŞEGÜL DİNÇ 4 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 2 12 -2,00 1 9 -2,00 20 49 3,67 145,629 40 138 147 147 4106



4 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADIYAMAN BESNİ Mehmet Tevfik Göksu İmamhatip Ortaokulu23BRY402 157 172 172 5085

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 6,80 9 6 6,65 9 5 7,70 9 6 6,78 5 5 2,79 40 28 30,72 281,230

Okul Ortalaması 9 6 6,64 7 6 5,40 9 6 7,06 9 6 6,65 4 6 1,63 37 29 27,38 260,520

SINIF: 4

KATILIMLAR

139 0 KATRA NED SILEBİ 4 5 9 2,00 4 7 1,67 4 10 0,67 6 8 3,33 3 5 1,33 22 39 9,00 143,827 86 139 148 148 4121

140 0 MİRAY ULUĞ 4 6 9 3,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 4 6 2,00 23 47 7,34 129,429 87 140 149 149 4246

141 0 ONURCAN ATMACA 4 6 4 4,67 4 7 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 0 10 -3,33 16 45 1,01 125,818 88 141 150 150 4274

142 0 OĞUZHAN ERTUĞRU L4 6 7 3,67 2 10 -1,33 4 8 1,33 2 9 -1,00 3 4 1,67 17 38 4,34 124,486 89 142 152 152 4291

143 0 UĞUR ERDME 4 3 12 -1,00 6 9 3,00 4 11 0,33 4 11 0,33 3 7 0,67 20 50 3,33 124,393 90 143 153 153 4294

144 139 ZEYNEP GÜNEŞ 4 5 9 2,00 0 9 -3,00 7 8 4,33 5 9 2,00 2 8 -0,67 19 43 4,66 121,821 91 144 154 154 4310

145 16 MURAT MUMCU 4 4 10 0,67 3 11 -0,67 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 6 1,00 18 49 1,67 117,891 92 145 156 156 4346

146 0 MİNEL KURMAZ 4 4 6 2,00 2 5 0,33 2 5 0,33 2 6 0,00 1 4 -0,33 11 26 2,33 117,426 93 146 157 157 4354

147 95 COŞKUN BÜYÜKMAZI4 5 10 1,67 5 10 1,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 2 8 -0,67 17 53 -0,67 117,181 94 147 158 158 4356

148 431 ALİYE ERD OAN 4 5 9 2,00 5 9 2,00 113,040 95 148 159 159 4395

149 73 METEHAN ÖZTÜRK 4 6 9 3,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 4 11 0,33 2 8 -0,67 19 51 1,99 112,322 96 149 160 160 4405

150 0 AHMET SÜMER 4 6 9 3,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 9 6 7,00 3 7 0,67 23 47 7,34 112,167 1 150 161 161 4409

151 282 MUHAMMED KÖK 4 3 10 -0,33 4 6 2,00 2 9 -1,00 2 7 -0,33 2 2 1,33 13 34 1,67 110,644 41 151 163 163 4426

152 13 AYDIN ÇETİNN 4 4 9 1,00 2 6 0,00 1 11 -2,67 4 1 3,67 3 6 1,00 14 33 3,00 98,381 42 152 165 165 4547

153 164 YUSUF KORKMAZ 4 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 1 9 -2,00 15 55 -3,33 88,716 43 153 166 166 4641

154 0 EDANURA YEDİAYLI 4 4 9 1,00 2 12 -2,00 2 12 -2,00 4 11 0,33 5 5 3,33 17 49 0,66 84,701 44 154 167 167 4689

155 0 CAN TAŞ 4 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 7 8 4,33 2 8 -0,67 16 49 -0,34 77,650 97 155 168 168 4758

156 0 ELİFEYL UÇAR 4 3 12 -1,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 2 8 -0,67 14 56 -4,67 73,333 98 156 169 169 4813

157 0 NEHİR ÖZOĞUL 4 5 10 1,67 0 15 -5,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 3 6 1,00 14 55 -4,33 54,281 45 157 170 170 4969
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 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ADIYAMAN BESNİ Mehmet Tevfik Göksu İmamhatip Ortaokulu 23BRY402

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam Puan

Net Net Net Net Net Net Puan

(45)
6,76 5,02 6,67 6,18 1,24 25,87 253,820

Okul
(157)

6,64 (5) 5,40 (6) 7,06 (5) 6,65 (7) 1,63 (5) 27,38 (6) 260,520
İlçe
(172)

6,40 (5) 5,06 (6) 6,73 (5) 6,22 (7) 1,55 (5) 25,96 (6) 252,490
İl

(172)
6,40 (5) 5,06 (6) 6,73 (5) 6,22 (7) 1,55 (5) 25,96 (6) 252,490

Genel
(5085)

6,80 (142) 6,65 (175) 7,70 (154) 6,78 (139) 2,79 (163) 30,72 (212) 281,230
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
 şubesinde 45

Okulunuzda 157 8
BESNİ ilçesinde 172 9 2

ADIYAMAN ilinde 172 9 2 1
Genelde 5085 383 145 68 32

DERECELER

Genelde sınava 383 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 233. oldu

ADIYAMAN ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 6. oldu

BESNİ ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 8 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 6. oldu
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1 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ADIYAMAN BESNİ Mehmet Tevfik Göksu İmamhatip Ortaokulu 23BRY402

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam Puan

Net Net Net Net Net Net Puan
1
(1)

3,00 -1,00 -2,33 7,00 0,67 7,34 112,170

Okul
(157)

6,64 (8) 5,40 (8) 7,06 (8) 6,65 (5) 1,63 (6) 27,38 (8) 260,520
İlçe
(172)

6,40 (9) 5,06 (9) 6,73 (9) 6,22 (5) 1,55 (7) 25,96 (9) 252,490
İl

(172)
6,40 (9) 5,06 (9) 6,73 (9) 6,22 (5) 1,55 (7) 25,96 (9) 252,490

Genel
(5085)

6,80 (227) 6,65 (248) 7,70 (252) 6,78 (113) 2,79 (187) 30,72 (300) 281,230
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
1 şubesinde 1
Okulunuzda 157 8

BESNİ ilçesinde 172 9 2
ADIYAMAN ilinde 172 9 2 1

Genelde 5085 383 145 68 32

DERECELER

Genelde sınava 383 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 343. oldu

ADIYAMAN ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 9. oldu

BESNİ ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 9. oldu

Okulunuzda sınava 8 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 8. oldu
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4 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ADIYAMAN BESNİ Mehmet Tevfik Göksu İmamhatip Ortaokulu 23BRY402

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam Puan

Net Net Net Net Net Net Puan
4

(98)
6,26 5,34 7,25 6,48 1,70 27,03 258,270

Okul
(157)

6,64 (6) 5,40 (5) 7,06 (4) 6,65 (6) 1,63 (4) 27,38 (5) 260,520
İlçe
(172)

6,40 (6) 5,06 (5) 6,73 (4) 6,22 (6) 1,55 (4) 25,96 (5) 252,490
İl

(172)
6,40 (6) 5,06 (5) 6,73 (4) 6,22 (6) 1,55 (4) 25,96 (5) 252,490

Genel
(5085)

6,80 (157) 6,65 (168) 7,70 (143) 6,78 (130) 2,79 (145) 30,72 (204) 281,230
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
4 şubesinde 98
Okulunuzda 157 8

BESNİ ilçesinde 172 9 2
ADIYAMAN ilinde 172 9 2 1

Genelde 5085 383 145 68 32

DERECELER

Genelde sınava 383 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 228. oldu

ADIYAMAN ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 5. oldu

BESNİ ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 8 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 5. oldu
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4 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ADIYAMAN BESNİ Mehmet Tevfik Göksu İmamhatip Ortaokulu 23BRY402
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Türkçe (157 Öğrenci) 15 8,56 5,76 57

Türkçe 15 8,56 5,76 57
[+] Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1,57 0,41 78

[+] Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0,66 0,29 66

[-] Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde
kullanır.

2 0,59 1,37 29

[-] Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,25 0,51 25

[+] Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0,78 0,20 78

[+] Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1,20 0,74 60

[+] Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0,59 0,36 59

[-] Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0,42 0,53 42

[+] Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0,55 0,41 55

[+] Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0,85 0,13 85

[+] Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 0,73 0,23 73

[-] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime
gruplarının anlamını tahmin eder.

1 0,37 0,59 37

Soru D Y %

Matematik (156 Öğrenci) 15 7,49 6,28 50

Matematik 15 7,49 6,28 50
[-] En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal
sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile
karşılaştırır.

1 0,35 0,60 35

[-] Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0,45 0,37 45

[+] İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem
sonucu ile karşılaştırır.

1 0,62 0,32 62

[+] Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0,65 0,24 65

[+] Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal
sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.

2 1,05 0,80 53

[-] En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok
dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları
5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.

1 0,44 0,46 44

[+] Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri
oluşturur ve kuralını açıklar.

1 0,63 0,25 63

[-] Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 2 0,87 1,03 44

[-] En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü
kullanarak sıralar.

1 0,47 0,49 47

[+] Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların
birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu
değiştirmediğini gösterir.

1 0,74 0,17 74

[-] Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin
eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

1 0,35 0,58 35

[-] Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları
çarpar.

2 0,85 0,96 43

Soru D Y %

Fen Bilimleri (156 Öğrenci) 15 8,90 5,53 59

Fen 15 8,90 5,53 59
[+] Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 3 1,73 1,17 58

[+] Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının
önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

1 0,62 0,38 62

[-] Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz
etkilerinin farkına varır.

1 0,42 0,55 42

[+] İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 2 1,46 0,50 73

[+] Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 1,56 1,27 52

[+] Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde
olarak önemini tartışır.

1 0,55 0,39 55

[-] Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını
yapar.

1 0,48 0,46 48

[+] Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0,77 0,21 77

[+] Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu
belirtir.

1 0,59 0,36 59

[+] Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik
sorumluluk üstlenir.

1 0,72 0,24 72

Soru D Y %

Sosyal Bilgiler (155 Öğrenci) 15 8,55 5,70 57

Sosyal Bilgiler 15 8,55 5,70 57
[-] Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0,37 0,59 37

[-] Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile
tarihi çalışması yapar.

1 0,37 0,59 37

[+] Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî
Mücadele’nin önemini kavrar.

4 2,41 1,30 60

[+] Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 1 0,70 0,25 70

[+] Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 1 0,81 0,15 81

[+] Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0,51 0,47 51

[+] Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından
günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.

1 0,71 0,27 71

[+] Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

1 0,55 0,39 55

[+] Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda
bulunur.

1 0,55 0,39 55

[-] Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 1 0,15 0,80 15

[+] Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri
araştırarak örnekler verir.

1 0,60 0,37 60

[+] Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0,81 0,14 81

Soru D Y %

İngilizce (145 Öğrenci) 10 3,50 5,59 35

İngilizce 10 3,50 5,59 35
[-] Talking about locations of cities (Making simple inquiries) 1 0,30 0,57 30

[-] Expressing likes and dislikes 1 0,39 0,55 39

[-] Identifying countries and nationalities 1 0,40 0,52 40

[-] Making simple inquiries 1 0,23 0,61 23

[-] Talking about possessions (Making simple inquiries) 1 0,17 0,71 17

[-] Expressing ability and inability 2 0,88 0,98 44

[-] Naming numbers 1 0,43 0,51 43

[-] Asking for clarification 1 0,22 0,68 22

[-] Telling someone what to do 1 0,47 0,45 47
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4A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ADIYAMAN BESNİ Mehmet Tevfik Göksu İmamhatip Ortaokulu 23BRY402

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam Puan

Net Net Net Net Net Net Puan
4A
(6)

9,39 8,45 8,78 9,78 2,17 38,57 327,290

Okul
(157)

6,64 (3) 5,40 (2) 7,06 (3) 6,65 (2) 1,63 (3) 27,38 (3) 260,520
İlçe
(172)

6,40 (3) 5,06 (2) 6,73 (3) 6,22 (2) 1,55 (3) 25,96 (3) 252,490
İl

(172)
6,40 (3) 5,06 (2) 6,73 (3) 6,22 (2) 1,55 (3) 25,96 (3) 252,490

Genel
(5085)

6,80 (54) 6,65 (93) 7,70 (98) 6,78 (50) 2,79 (130) 30,72 (116) 281,230
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
4A şubesinde 6

Okulunuzda 157 8
BESNİ ilçesinde 172 9 2

ADIYAMAN ilinde 172 9 2 1
Genelde 5085 383 145 68 32

DERECELER

Genelde sınava 383 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 127. oldu

ADIYAMAN ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 2. oldu

BESNİ ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 8 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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4B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ADIYAMAN BESNİ Mehmet Tevfik Göksu İmamhatip Ortaokulu 23BRY402

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam Puan

Net Net Net Net Net Net Puan
4B
(2)

10,34 9,00 9,00 8,34 5,34 42,02 345,270

Okul
(157)

6,64 (2) 5,40 (1) 7,06 (2) 6,65 (4) 1,63 (1) 27,38 (1) 260,520
İlçe
(172)

6,40 (2) 5,06 (1) 6,73 (2) 6,22 (4) 1,55 (1) 25,96 (1) 252,490
İl

(172)
6,40 (2) 5,06 (1) 6,73 (2) 6,22 (4) 1,55 (1) 25,96 (1) 252,490

Genel
(5085)

6,80 (32) 6,65 (79) 7,70 (92) 6,78 (79) 2,79 (35) 30,72 (88) 281,230
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
4B şubesinde 2

Okulunuzda 157 8
BESNİ ilçesinde 172 9 2

ADIYAMAN ilinde 172 9 2 1
Genelde 5085 383 145 68 32

DERECELER

Genelde sınava 383 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 106. oldu

ADIYAMAN ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 1. oldu

BESNİ ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 8 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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4C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ADIYAMAN BESNİ Mehmet Tevfik Göksu İmamhatip Ortaokulu 23BRY402

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam Puan

Net Net Net Net Net Net Puan
4C
(1)

5,67 6,00 2,00 5,67 19,34 216,590

Okul
(157)

6,64 (7) 5,40 (4) 7,06 (7) 6,65 (8) 1,63 (7) 27,38 (7) 260,520
İlçe
(172)

6,40 (7) 5,06 (4) 6,73 (8) 6,22 (8) 1,55 (8) 25,96 (7) 252,490
İl

(172)
6,40 (7) 5,06 (4) 6,73 (8) 6,22 (8) 1,55 (8) 25,96 (7) 252,490

Genel
(5085)

6,80 (181) 6,65 (155) 7,70 (218) 6,78 (158) 2,79 (204) 30,72 (260) 281,230
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
4C şubesinde 1

Okulunuzda 157 8
BESNİ ilçesinde 172 9 2

ADIYAMAN ilinde 172 9 2 1
Genelde 5085 383 145 68 32

DERECELER

Genelde sınava 383 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 283. oldu

ADIYAMAN ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 7. oldu

BESNİ ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 8 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 7. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.
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8A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ADIYAMAN BESNİ Mehmet Tevfik Göksu İmamhatip Ortaokulu 23BRY402

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam Puan

Net Net Net Net Net Net Puan
8A
(1)

11,33 4,00 11,00 9,67 4,67 40,67 324,680

Okul
(157)

6,64 (1) 5,40 (7) 7,06 (1) 6,65 (3) 1,63 (2) 27,38 (2) 260,520
İlçe
(172)

6,40 (1) 5,06 (7) 6,73 (1) 6,22 (3) 1,55 (2) 25,96 (2) 252,490
İl

(172)
6,40 (1) 5,06 (7) 6,73 (1) 6,22 (3) 1,55 (2) 25,96 (2) 252,490

Genel
(5085)

6,80 (16) 6,65 (194) 7,70 (45) 6,78 (51) 2,79 (52) 30,72 (99) 281,230
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
8A şubesinde 1

Okulunuzda 157 8
BESNİ ilçesinde 172 9 2

ADIYAMAN ilinde 172 9 2 1
Genelde 5085 383 145 68 32

DERECELER

Genelde sınava 383 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 133. oldu

ADIYAMAN ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 3. oldu

BESNİ ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 8 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ADIYAMAN BESNİ Mehmet Tevfik Göksu İmamhatip Ortaokulu 23BRY402

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam Puan

Net Net Net Net Net Net Puan
B
(3)

9,22 6,67 5,67 11,11 0,67 33,34 287,050

Okul
(157)

6,64 (4) 5,40 (3) 7,06 (6) 6,65 (1) 1,63 (6) 27,38 (4) 260,520
İlçe
(172)

6,40 (4) 5,06 (3) 6,73 (6) 6,22 (1) 1,55 (7) 25,96 (4) 252,490
İl

(172)
6,40 (4) 5,06 (3) 6,73 (6) 6,22 (1) 1,55 (7) 25,96 (4) 252,490

Genel
(5085)

6,80 (61) 6,65 (140) 7,70 (171) 6,78 (17) 2,79 (187) 30,72 (150) 281,230
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
B şubesinde 3
Okulunuzda 157 8

BESNİ ilçesinde 172 9 2
ADIYAMAN ilinde 172 9 2 1

Genelde 5085 383 145 68 32

DERECELER

Genelde sınava 383 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 184. oldu

ADIYAMAN ilinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 4. oldu

BESNİ ilçesinde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 8 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 4. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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